



LÄNSSTYRELSEN  
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Naturavdelningen  
Malin Christiansson  
010-224 54 66

E-delgivning

Beslut  
2018-10-26

Diarienummer  
521-30265-2018  
Dossienummer  
1401-2201

Sida  
1(7)

We Consulting AB  
c/o Oskar Eriksson  
[oskar.eriksson@we-consulting.se](mailto:oskar.eriksson@we-consulting.se)

## Dispens och tillstånd för mobilmast, teknikbodas och väg på fastigheten Österbodarna 1:9 i Alingsås kommun

### Beslut

Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna och tillstånd enligt föreskrifterna för Härskogens landskapsbildsskydd för mobilmast, två teknikbodas och serviceväg på fastigheten Österbodarna 1:9 i Alingsås kommun. Se bifogad karta.

Endast den yta som anläggningarna upptar får tas i anspråk.

### Villkor

1. Teknikbodarnas storlek får maximalt vara 7,0 kvadratmeter och ska utföras i enlighet med den beskrivning som inkommit till Länsstyrelsen.
2. Masten, teknikbodarna och servicevägen ska placeras enligt bifogade kartor.

### Uppllysning om giltighetstid

Åtgärden ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag detta beslut vann laga kraft, annars upphör dispensen att gälla. Detta framgår av 7 kap 18 h § miljöbalken.

### Beskrivning av ärendet

We Consulting AB har skickat in en ansökan om strandskyddsdispens och tillstånd enligt föreskrifterna för Härskogens landskapsbildsskydd för att uppföra en mobilmast, två teknikbodas och en serviceväg på fastigheten Österbodarna 1:9 i Alingsås kommun. Detta utifrån ett ökat täckningsbehov för mobiltelefoni. Uppdragsgivare är Telia Sverige AB. Andra operatörer kommer att få möjlighet att utnyttja anläggningen.



## Motivering till beslutet

Den aktuella platsen är belägen strax väster om Färgensjöarna och ca 150 m öster om E20. Platsen är belägen uppe på en skogsbeklädd höjd.

Det finns särskilda skäl som får beaktas vid prövning av strandskyddsdispens (7 kap 18c § miljöbalken). Ett av dessa skäl är att området som dispensen avser behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Länsstyrelsen bedömer att en utökad och förbättrad mobiltäckning är ett angeläget allmänt intresse och att det finns särskilda skäl för att ge strandskyddsdispens för mobilmasten, teknikbodarna och servicevägen. Strandskyddets syften bedöms inte motverkas av åtgärden. Strandskyddsdispens kan därmed lämnas för åtgärden.

Länsstyrelsen bedömer att åtgärden inte kommer att påverka de värden som Härskogens landskapsbildsskydd ska skydda. Syftet med landskapsbildsskyddet kommer inte att motverkas. Tillstånd från föreskrifterna för Härskogens landskapsbildsskydd kan lämnas.

Länsstyrelsen bedömer att åtgärden är förenlig med kraven på en från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap miljöbalken).

## Bestämmelser som beslutet grundas på

Den aktuella platsen inom fastigheten Österbodarna 1:19 ligger inom strandskyddat område. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Inom detta område får man inte uppföra nya byggnader, anläggningar eller anordningar (7 kap 15 § miljöbalken). Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen ge dispens från bestämmelserna (7 kap 18 a och 18 c §§ miljöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken). En dispens får förenas med villkor (16 kap 2§ miljöbalken).

Området omfattas av Härskogens landskapsbildsskydd. Syftet med landskapsbildsskyddet är att skydda landskapsbilden och trygga allmänhetens tillgång till friluftsliv. Enligt föreskrifterna är det bland annat förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd uppföra helt ny byggnad och anlägga väg.

## Information

Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden eller som har rättigheter där.

Naturvårdsverket med flera har rätt att överklaga detta beslut inom tre veckor. Du bör därför inte påbörja åtgärden förrän tiden för överklagande har gått ut.

Åtgärden kan kräva bygglov. Kontakta Alingsås kommun.

### **Du kan överklaga beslutet**

Se bilaga 1.

### **De som medverkat i beslutet**

Beslutet har fattats av Maria Ericsson med Malin Christiansson som föredragande.

Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

### **Bilagor**

1. Hur man överklagar
2. Översiktskarta
3. Situationsplan

### **Så här hanterar vi dina personuppgifter**

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på [www.lansstyrelsen.se/dataskydd](http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd).

### **Kopia till**

Alingsås kommun, [kommun@alingsas.se](mailto:kommun@alingsas.se)



## Bilaga 1

### Du kan överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Mark- och miljödomstolen. **Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, 403 40 Göteborg. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till** [vastragotaland@lansstyrelsen.se](mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se). Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen.

#### Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet**. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

#### Ditt överklagande ska innehålla

- vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
- hur du vill att beslutet ska ändras
- varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter:

- adress till bostaden
- telefonnummer där du kan nås
- eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior på dessa.

#### Ombud

Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppgive sitt namn, adress och telefonnummer.

#### Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post [vastragotaland@lansstyrelsen.se](mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se) eller telefonnummer [010-224 40 00](tel:010-2244000). Ange diarienummer för beslutet.

**Bilaga 2**  
**Översiktskarta**



**Bilaga 3**  
Situationsplan

