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Datum: 2026-03-25 
Diarienummer: LOV 2025-000118 
Handläggare: Patrik Mårtensson 

Bygg- och miljönämnden 
 
 

 
 

Förvaltningens utlåtande 
Ärendet: Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus samt 
komplementbyggnader 
Fastighet: BERGSJÖDAL 1:48 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus samt 
komplementbyggnader på fastigheten BERGSJÖDAL 1:48 i Alingsås kommun. 
 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus. Åtgärderna är tänkta att 
anslutas till kommunalt avlopp och enskild anläggning för vatten, samt anslutas till kommunal 
avfallshantering.  
 
Tillfartsväg till tomterna är tänkt att anläggas från Skogshyddevägen. Fastigheten är, vid 
positivt förhandsbesked, tänkt att styckas av. De tilltänkta fastigheterna får en föreslagen 
storlek på vardera ca 1 800 - 1 900 m2.   
 
Sökanden har lämnat in en trafikbullerutredning, en vibrationsutredning och en riskutredning 
avseende farligt gods med anledning av närhet till Västra stambanan.  
 
Förutsättningar 
Ansökan avser en åtgärd som är tänkt att utföras i ett område som inte omfattas av någon 
detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 
För orten Västra Bodarna inklusive aktuell byggnadsplats gäller en fördjupad översiktsplan 
(FÖP). Enligt den fördjupade översiktsplanen för Västra Bodarna i Alingsås kommun 
(antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26) ligger föreslagen plats i huvudsak inom område 
R 8, som innebär: område för rekreation m.m. Enstaka nya byggnader prövas genom 
förhandsbesked eller bygglov. Byggnadsplatsen utgörs för närvarande av naturmark. Platsen 
ligger inom ett område med normal radonrisk.  
 
Då det tänkta bostadshuset ligger inom ett område som är utsatt för trafikbuller från Västra 
stambanan, har en trafikbullerutredning utförts av Företaget Springwell Audio AB 2025-10-
25. 
  
Bullerutredningen visar att beräknade ekvivalenta ljudnivåer vid fasad (fritt fälts värden) 
ligger som högst i intervallet 55-60dB LAeq (dygnsekvivalentnivå) och därmed uppfyller 
förordning 2015:216 bestämmelse § 3 första stycket 1 både nu och vid prognosen för år 
2045.  



FÖRVALTNINGENS UTLÅTANDE 

 

 

 

Alingsås kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 
bygglov@alingsas.se 

Postadress: 441 81 Alingsås 
Besöksadress: Sveagatan 12 
Telefon: 0322-61 60 00 

 
 2 (5) 

alingsas.se 
 

Utredningen visar också att uteplats är möjlig i anslutning till den östra delen av de 
föreslagna husen. Beräknade ekvivalent- och maximalnivåer understiger bestämmelsen § 3 
andra stycket för ekvivalentbullernivån (högst 50dB LAeq24) och maximalbullernivån (70dB 
LAFmax). 
 

Yttranden 
Ärendet har remitterats till Trafikverket som har 2026-02-05 inkommit med yttrande och anför 
följande: Trafikverket har granskat remisshandlingarna och har inget att erinra mot att 
ärendet prövas positivt. 
 
Ärendet har remitterats till Räddningstjänsten som har 2025-12-16 inkommit med yttrande 
och anför följande: Räddningstjänsten har inget att erinra inför beslut om förhandsbesked för 
nybyggnad om redovisade uppgifter följs.  
 
Med anledning av att den ansökta åtgärden är tänkt att utföras i ett område som inte 
omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser har berörda sakägare underrättats om 
ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § PBL). Ägare och boende på 
fastigheterna Bergsjödal 1:11, Bergsjödal 1:47, Bergsjödal 1:48, Bergsjödal 1:55, Bergsjödal 
1:58, Bergsjödal 1:62, Bergsjödal 1:63, Bergsjödal 1:77, Bergsjödal 1:78,  Bergsjödal 1:79, 
Bergsjödal 1:83, Hemsjö 19:1, Västerbodarna 1:51, Västerbodarna 1:55, Västerbodarna 
1:81, Västerbodarna 2:1 samt Västra Bodarnas vägförening har bedömts vara berörda 
sakägare.  
 
Sakägarintyg, utan synpunkter eller invändningar mot den ansökta åtgärden, finns från 
Bergsjödal 1:58, Bergsjödal 1:79 och Västra Bodarnas vägförening. 
  
Sakägarintyg, utan synpunkter eller invändningar mot den ansökta åtgärden, finns från 
Bergsjödal 1:11, Bergsjödal 1:47, Bergsjödal 1:58, Bergsjödal 1:62, Bergsjödal 1:77, 
Bergsjödal 1:78, Bergsjödal 1:83, Hemsjö 19:1, Västerbodarna 1:51, Västerbodarna 1:55, 
Västerbodarna 1:81 och Västerbodarna 2:1 och bedöms därmed inte ha något att erinra mot 
åtgärden.  
  
Synpunkter har inkommit från fastighetsägarna för Bergsjödal 1:55, som anför följande: Invid 
Skogshyddevägens nedre kurva ligger en damm på vår tomt, dvs Bergsjödal 1:55. Framtida 
markarbeten, inklusive dagvattenavrinning för de två nya planerade fastigheterna får inte 
skada/förändra dagens naturliga tillflöde av vatten till dammen. 
 
Sökanden har (enligt 9 kap. 26 § PBL) underrättats om de inkomna synpunkterna och getts 
tillfälle att yttra sig över dem. Se bilaga. Av sökandes svar framgår det att de har tillgodosett 
synpunkterna från Bergsjödal 1:55. 
 
Synpunkter har inkommit från fastighetsägarna för Bergsjödal 1:58, som anför följande: 
I dokumentet framgår inte om husen är en eller tvåplan. Jag kan bara godkänna enplanshus 
närmast oss. Placeringen av garaget till huset närmast oss är olika på situationsplan och i 
bullerutredningen. Jag godkänner bara placeringen av garaget som i situationsplanen. 
 
Avseende synpunkter från Bergsjödal 1:58 så bedöms de vara tillgodosedda eftersom 
situationsplanen är det senaste dokumentet som inkommit som redovisar placeringen, samt 
att utformningen av byggnaderna hanteras i en bygglovsprövning. 
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Bedömning 
Plan- och bygglagen 4 kap. 2 § reglerar följande: 
”Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för 
bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för: 
1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det behövs 

med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på omgivningen, till 
behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt, 

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 
sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till 
åtgärdens karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt, 

3. en åtgärd som kräver bygglov, 
a) om åtgärden innebär att ett område kan tas i anspråk för, eller om den vidtas i ett 

område som redan har tagits i anspråk för, att anlägga ett industriområde, ett 
köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat stadsbyggnadsprojekt, en 
skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, en hamn för fritidsbåtar, 
ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen 
bebyggelse, en campingplats, en nöjespark, eller en djurpark, och 

b) om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, 
4. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov 

eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och 
c) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen eller 

om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller 
d) b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen 

(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor, och 

5. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av lagen 
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

 
Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i samband 
med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och varken byggnadsverket 
eller dess användning kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Trots första stycket 4 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i samband 
med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked.” 
 
För att mark ska få användas för bebyggelse krävs att den från allmän synpunkt är lämplig 
för ändamålet (2 kap. 4 § PBL). Lämplighetsbedömningen sker vid planläggning eller i 
ärenden om bygglov eller förhandsbesked. Prövning av markens lämplighet för bebyggelse 
och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ska ske genom detaljplan bland annat för nytt 
byggnadsverk som ska förläggas där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse och 
byggnadsverket inte kan prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller 
förhandsbesked (se 4 kap. 2 § PBL). 
 
Den fördjupade översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska ge en vägledning hur 
mark- och vattenområden ska användas. Den antagna fördjupade översiktsplanen för Västra 
bodarna är över 10 år gammal. Stora förändringar har skett i området med ny och 
tillkommande bebyggelse under denna tiden. Inom en sträcka av ca 450 meter åt norr och åt 
söder från den ansökta platsen har det sedan den fördjupade översiktsplanen för Västra 
bodarna antogs inkommit 30 stycken ansökningar för nybyggnation av enbostadshus 
gällande förhandsbesked och bygglovsansökningar. Det är uppenbart att det råder stor 
efterfrågan på bostadstomter i området.  
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Detta påverkar givetvis möjligheten till utveckling av området och hänsyn behöver därför tas 
till dessa förutsättningar vid hantering av ärenden med förhandsbesked eller bygglov samt i 
bedömningen när krav på detaljplan träder in. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden och Bygg- och miljönämnden har under senare år meddelat ett 
flertal negativa förhandsbesked till bygglov i närområdet, med grunden att en detaljplan 
behöver upprättas i området. 
 
Bygglovsenheten gör bedömningen att detaljplan behöver upprättas för den ansökta 
åtgärden. Det aktuella området är väldigt attraktivt för nya bostäder och ligger i en del av 
kommunen där det finns en stor efterfrågan på bostäder. 
 
Det är inte en enskild plats som är avgörande utan området behöver utvecklas i ett samlat 
grepp genom en detaljplan, så att förutsättningar såsom kommunalt vatten och avlopp i hela 
området, bebyggelsestruktur, grönstruktur, vägstandard samt infrastruktur kan hanteras i ett 
större perspektiv. 
 
Att området bebyggs successivt, utan gemensam struktur och långsiktig plan för området 
riskerar att medföra betydande svårigheter för flertalet viktiga funktioner. Genom en 
detaljplan kan kommunen noggrannare utreda förutsättningarna för en utbyggnad av 
området, vilket i förlängningen leder till en mer rationell utveckling, där marken kan nyttjas på 
bästa möjliga sätt. 
 
Förutsättningarna för att bebygga platsen genom prövning i detta ärende om förhandsbesked 
bedöms inte kunna uppnås med grund för att plankravet träder in. Förutsättningar saknas 
därmed för att lämna ett positivt förhandsbesked.   
 

Förslag till beslut 
Negativt förhandsbesked till bygglov meddelas, med stöd av 9 kap. § 17 plan- och 
bygglagen.  
 
Avgift 
Avgiften för förhandsbeskedet är 14 112 kr, i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Om byggnadsnämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett 
ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan, ska avgiften för handläggning, kungörelse, 
expediering och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder reduceras. Avgift för arkivering 
reduceras inte. Avgiften ska reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden 
överskrider tidsfristen, enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 
 
Tidsfristen började löpa då ansökan inkom 2025-03-04. Bygg- och miljönämnden fattade 
beslut om att återremittera ärendet 2025-09-24 för vidare handläggning. Beslut om 
förhandsbesked fattades 2026-04-21. Detta innebär att den lagstadgade tidsfristen för 
handläggningen på 10 veckor har överskridits med mer än 5 veckor. 
 
Reduktionen blir: 14 112/5 x 5= 14 112 kr. 
Avgift för arkivering tas ut med 673 kr (reduceras ej enligt 12 kap. 8 a § PBL) 
 
Avgift efter reduktion, med kostnad för arkivering: 673 kr.  
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Faktura sänds separat. 
 
Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan, inkommen 2025-03-04 
Bullerutredning, inkommen 2025-10-17 
Riskutredning, inkommen 2025-10-17 
Bilaga 1.1 vibrationutredning, inkommen 2025-11-11 
Bilaga 1.2 vibrationsutredning, inkommen 2025-11-11 
Bilaga 1.3 vibrationsutredning, inkommen 2025-11-11 
Vibrationsutredning, inkommen 2025-11-11 
Situationsplan, inkommen 2025-12-01 
 
Upplysningar 

· Förhandsbeskedet gäller i två år från laga kraftdatum. Om ansökan om bygglov inte 
inlämnats inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. 

 
· Beslut om förhandsbesked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan 

bygglov och startbesked erhållits.  
 

· Bebyggelsens utformning, höjdläge och anpassning till omgivningen prövas i framtida 
bygglovsprövning.  

 
· Beslutet om förhandsbesked och/eller avgiften kan överklagas. Se bilaga ”Hur man 

överklagar”. 
 
 
För bygglovsenheten 
 
Patrik Mårtensson 
Byggnadsinspektör 
 
 
Bilagor 
     - "Hur man överklagar" 
     - Handlingar som ingår i beslutet 
      
Expedieras till:  
Sökanden 
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